Re: Reclamacion de Deuda

nuria font mateu <nfontmateu@gmail.com>
Jue 14/12/23 10:40

Para:info@clinicanoguer.com <info@clinicanoguer.com>

Buenos dias,

en respuesta a vuestro mail del pasado 4 de Diciembre tengo tengo que responder que no puedo
afrontar la cantidad que adeudo en su totalidad, y no por ello sin razén, por los motivos que a
continuacién expondré, no es ni mas ni menos que después de casi un afo sin respuesta de la
Seguridad Social a un hecho de ser deudora de unas cuotas de auténomos, pidiéndoles un
aplazamiento de persona fisica y trabajadora por cuenta ajena, no de persona juridica que fue
como se originod dicha deuda, actualmente y desde hace dos afos,dicha entidad le retiene a
traves de cualquier empresa donde trabajo, del 30% al 50% de lo que cobro segun cuantia,
dejandome sin otra posibilidad que afrontar mi alquiler y gastos de pura subsistencia.

Llegado a este punto y con la respuesta recibida por parte de la Administracion, no me queda otro
remedio que acogerme a la ley de la segunda oportunidad para conseguir una quita de dicha
deuda junto a un aplazamiento digno y adecuado a mi actual y precaria situacién, que ademas me
permita afrontar mis otras obligaciones, que para mi manera de ser y de pensar, el no poder
hacerlo es penoso e inadecuado, en especial con ustedes, faltando a lo que yo creia que podria
hacer, paralelamente he decidido adoptar otras medidas, la busqueda de un segundo empleo, ya
que ahora desde hace dos meses tengo horario flexible, y esto es lo que me lo va a permitir
realizar, cierto es que es muy poco remunerado, pero voy poder hacer los ingresos de los que
habiamos hablado.

Siento enormemente toda esta situacion, les pido perddn por todos los perjuicios ocasionados, sin
s6lo poder expresar que no he podido hacer nada al respecto, con el consecuente sentimiento de
frustracion e impotencia que ello conlleva.

Espero que me den la oportunidad de enmendar mis acciones, y poder seguir en una continuada
relacion de paciente en su clinica, sabiendo de antemano, que deberé de abonar por adelantado
los tratamientos que tenga que realizar, si ustedes me lo permiten.

Agradecerles todo lo que han estado haciendo por mi persona, espero una respuesta por su parte,
Nuria Font

El lun, 4 dic 2023 a las 15:45, nuria font mateu (<nfontmateu@gmail.com>) escribio:

---------- Forwarded message ---------

De: info@clinicanoguer.com <info@clinicanoguer.com>
Date: lun, 4 dic 2023, 13:49

Subject: Reclamacion de Deuda

To: nfontmateu@gmail.com <nfontmateu@gmail.com>

A la atencion de Nuria Font Mateu,

De nuevo nos dirigimos a usted en relacion al pago pendiente que tiene con nuestra clinica dental.
Se trata de la facturas F355/22 y F1361/23 con importe pendiente de abonar de total de
4.430€, que adjuntamos en este email. Como habra visto en nuestras comunicaciones anteriores,
hemos estado tratando de resolver este asunto de manera amistosa durante mas de 2 afios, pero ain
no hemos recibido ninglin pago por los servicios dentales que se le brindaron.

A través de nuestra gestoria tramitamos todas las reclamaciones de impagos de manera automatica
al principio de cada afo. Por lo tanto, si no se realiza el pago pendiente en la mayor brevedad, estara



sujeto a la accion de la gestoria, que iniciard un proceso judicial para recuperar el dinero que se nos
adeuda. Este proceso ya no dependeré de la clinica.

Nos gustaria enfatizar que este no es el resultado deseado, y prefeririamos resolver este asunto de
manera amistosa. Sin embargo, como empresa, tenemos la responsabilidad de proteger nuestros
intereses y de asegurarnos de que los servicios que brindamos sean compensados.

Por favor, tenga en cuenta que si se llega a esa situacion, se le notificara oficialmente por parte de
las autoridades judiciales y se pueden generar costos y consecuencias adicionales segun el articulo 7
de la ley 3/2004.

Le instamos a que haga el pago pendiente en un plazo maximo de 10 dias para evitar cualquier
medida adicional que se pueda tomar.

Le recordamos el nimero de cuenta donde debe realizar la transferencia:
IBAN: ES2500810556700001053308

CANTIDAD: 4.430€

Quedamos a la espera de recibir su justificante de pago.

Atentamente.

Miguel Noguer

Barcelona 4/12/2023

Clinica Dental Miguel Noguer

T.(+34) 934 16 13 62
Avda. Diagonal 379 Principal. 08008 Barcelona

info@clinicanoguer.com
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